Le corrispondenze, la Via crucis
da percorrere per far valere un diritto

Da: ...

Inviato: giovedi 5 novembre 2009 10.17

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: autostrade da pagare ma..........

Qualche giorno fa mi é stata recapitata a casa una multa di Euro 70,55 da parte della Societa di Servizi ESSEDIESSE
di Firenze, la quale mi contesta che in data 27/07/09 con il mio camper sarei uscita dal casello di Savona-Vado senza
pagare il dovuto pedaggio.

Noi siamo sicuri di aver pagato il pedaggio, per questo motivo riteniamo opportuno informarci con voi per capire come
faccia questa Societa a mandare multe con una sottile aria di minaccia, su quali basi le manda e se dobbiamo pagarla.
Nel pomeriggio vi invieremo la multa via fax.

Ringraziandovi fin da subito e in attesa di risposta, inviamo cordiali saluti a tutti.

Da: Coordinamento camperisti i AN
. o N . * *
Inviato: giovedi 5 novembre 2009 12:48 CAMPERISTI *,,.*

A:...,Dr. Assunta Brunetti

Oggetto: autostrade da pagare ma........

Grazie per il messaggio che giro alla Dr. Assunta Brunetti
che provvedera ad inviare riscontro il prima possibile.
Se siete sicuri di aver pagato (come: Telepass, scheda, contante?) inviateci scannerizzata detta lettera e la Dr. Assunta
Brunetti provvedera a prepararvi una lettera da inviare per raccomandata a tale societa.

www.coordinamentocamperisti.it

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

Da:...

Inviato: giovedi 5 novembre 2009 19.04

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: autostrada da pagare ma.........

La modalita di pagamento al casello di Savona é stata effettuata con una macchina self-service predisposta per il
pagamento in contanti,abbiamo inserito i contanti, preso il resto e la sbarra si é alzata.

Da: Dr. Assunta Brunetti
Inviato: venerdi 6 novembre 2009 19:34
A: omissis
Cc: Coordinamento Camperisti
Oggetto: 2009.11.12_Essediesse Spa
Gent.le Sig.ra....,
ho preso atto del messaggio da Lei inviato all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e del relativo fax.
Provvedero a darle un riscontro piu dettagliato entro martedi p.v.
Cordiali saluti e a leggerla
Dr. Assunta Brunetti

Da: Dr. Assunta Brunetti
Inviato: mercoledi 11 novembre 2009 19:27
A: ..
Cc: Coordinamento Camperisti
Oggetto: 2009.11.12_Essediesse SpA
Gent.le Sig.ra...,
in allegato il file della raccomandata che provvedero ad inviare a suo nome. Dovrebbe completarla inserendo la sua
data di nascita e la targa della sua autocaravan.
Resto, dunque, in attesa di ricevere il file completato come da indicazioni.
Cordiali saluti e a leggerla.
Dr. Assunta Brunetti

Da: Dr. Assunta Brunetti
Inviato: mercoledi 18 novembre 2009 10:05
A: info@autostrade.it; info@adoc.orginfo@adusbet.it; ufficiolegale@codacons.org; federconsumatori@federcon-
sumatori.it; mariagrazia.montanari@agcm.it; inCAMPER
Cc:...
Oggetto: 2009.11.12_Essediesse Spa
In allegato la contestazione della pratica recupero credito indebitamente avviata da Essediesse SpA nei confronti della Sig.
ra... e relativa documentazione. Fiduciosa nel riscontro da parte dei destinatari della presente cordialmente saluto.
Dr. Assunta Brunetti
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